Zimbra cpl@crmvms.org.br

Re: RES: RES: QUEST - (ORGAO CRMV MS) - (CONTRATACAO DIRETA N° 08/2024)
- (RAMO AUTO) - (RESERVA 389747) - (ABERTURA 17/10/2024)

De : CPL <cpl@crmvms.org.br> qua., 16 de out. de 2024 16:02

Assunto : Re: RES: RES: QUEST - (ORGAO CRMV MS) - #? 3 anexos
(CONTRATAGAO DIRETA N° 08/2024) - (RAMO
AUTO) - (RESERVA 389747) - (ABERTURA
17/10/2024)

Para : negociospublicos
<negociospublicos@sollievoseguros.com.br>

Prezado Felipe Marcelo Prigol

Em resposta ao seu questionamento, informamos que devera ser respeitado o valor
informado no edital. As coberturas descritas no edital sdo especificagdes minimas,
portanto s6 aceitaremos coberturas iguais ou superiores ao estebelecido em nosso edital.

Atenciosamente,

Lilian Ximenes da Silva Gongalves
Mat. CRMV/MS 061
Agente de Contratacéo

De: "negociospublicos" <negociospublicos@sollievoseguros.com.br>

Para: "CPL" <cpl@crmvms.org.br>

Enviadas: Quarta-feira, 16 de outubro de 2024 7:26:36

Assunto: RES: RES: QUEST - (ORGAO CRMV MS) - (CONTRATACAO DIRETA N°
08/2024) - (RAMO AUTO) - (RESERVA 389747) - (ABERTURA 17/10/2024)

Bom dia, Prezada Sra. Lilian,
Em complemento ao questionamento segue mais uma solicitagéo:

DO EDITAL: ANEXO Il - TERMO DE REEERENCIA
COBERTURA DAAPOLICE PARA 1(UM ) VEICULO
DANOS AOS VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FAROIS-REDE REFERENCIADA R$ 25.000,00

DA SOLICITAGAO:

Edital informa o valor maximo de restituicdo para a cobertura de Vidros no valor de R$ 25.000,00, informamos
que a MAPFRE fornece a cobertura com aceitagdo até R$ 15.000,00, e ndo destacamos a restituicdo na
emissdo da apdlice. Nesse caso, podemos seguir sem destacar e com o valor de restituicdo de R$ 15.000,00
de vidros?

FELIPE MARCELO PRIGOL

Departamento Comercial de Licitacoes

Curitiba - Pr e Cep: 82115-230

Sollievo Assessoria e Consultoria em
Seguros
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e (41) 99963-9178
=  negociospublicos@sollievoseguros.com.br
k- www.sollievoseguros.com.br

De: CPL <cpl@crmvms.org.br>

Enviada em: terca-feira, 15 de outubro de 2024 18:35

Para: negociospublicos <negociospublicos@sollievoseguros.com.br>

Assunto: Re: RES: QUEST - (ORGAO CRMV MS) - (CONTRATAGCAO DIRETA N2 08/2024) - (RAMO AUTO) -
(RESERVA 389747) - (ABERTURA 17/10/2024)

Prezado Felipe Marcelo Prigol

Em resposta ao seu questionamento, informamos que o item em questao refere-se
apenas aos casos de acidentes. A troca de pneus pode ser feita da forma apresentada.

Atenciosamente,

Lilian Ximenes da Silva Gongalves
Mat. CRMV/MS 061
Agente de Contratagao

De: "negociospublicos" <negociospublicos@sollievoseguros.com.br>

Para: "CPL" <cpl@crmvms.org.br>

Enviadas: Terca-feira, 15 de outubro de 2024 7:30:15

Assunto: RES: QUEST - (ORGAO CRMV MS) - (CONTRATACAO DIRETA N° 08/2024) -
(RAMO AUTO) - (RESERVA 389747) - (ABERTURA 17/10/2024)

Bom dia, Prezada Lilian,
Segue abaixo:

ANEXO II - TERMO DE REFERENCIA
2. REQUISITOS DE SEGURO TOTAL
h) Danos causados aos pneus, em caso de acidente;

FELIPE MARCELO PRIGOL

Departamento Comercial de Licitagdes

Curitiba - Pr e Cep: 82115-230

Sollievo Assessoria e Consultoria em
Seguros
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De: CPL <cpl@crmvms.org.br>
Enviada em: segunda-feira, 14 de outubro de 2024 18:24
Para: negociospublicos@sollievoseguros.com.br
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Assunto: Re: QUEST - (ORGAO CRMV MS) - (CONTRATACAO DIRETA Ne 08/2024) - (RAMO AUTO) -
(RESERVA 389747) - (ABERTURA 17/10/2024)

Prezado Felipe Marcelo Prigol,

Solicitamos que identifique o item do Edital que esta sendo questionado, para que
possamos esclarecer o seu questinamento de forma satisfatoria.

Atenciosamente,

Lilian Ximenes da Silva Gongalves
Mat. CRMV/MS 061
Agente de Contratagao

De: negociospublicos@sollievoseguros.com.br

Para: "CPL" <cpl@crmvms.org.br>

Enviadas: Segunda-feira, 14 de outubro de 2024 10:13:02

Assunto: QUEST - (ORGAO CRMV MS) - (CONTRATACAO DIRETA N° 08/2024) -
(RAMO AUTO) - (RESERVA 389747) - (ABERTURA 17/10/2024)

Prezados Membros da Comissao Permanente de Licitacio do CONSELHO REGIONAL DE
MEDICINA VETERINARIA DE MATO GROSSO DO SUL - CRMV-MS

Ref. EDITAL DE CONTRATACAO DIRETA N° 08/2024

Objeto: O objeto da contratacio de empresa especializada em prestacio de servico de emissiao de
apélice de Seguro Total, devidamente registrada na SUSEP, a fim de segurar a frota de veiculos
oficiais do Conselho Regional de Medicina Veterinaria do Estado de Mato Grosso do Sul, com
cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisao, incéndio e
assisténcia 24 horas, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Termo de
Referéncia.

Sollievo Assessoria & Corretagem de Seguros LTDA, pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 09.52.227/0001-00, sede na Rua Affonso Baroni, 69, na cidade de
Curitiba — PR, por seu representante legal infra-assinado, vem a presenca de Vossa Senhoria a fim
de QUESTIONAR o referido edital:

1 - TROCA DE PNEUS

A seguradora faz a troca do pneu sem problemas, desde que o veiculo possua estepe. Caso nao
possua estepe a seguradora fara a remocao do veiculo até oficina mais préxima ou oficina
autorizada pela contratante. Estdo de acordo com este servigo?

FELIPE MARCELO PRIGOL

Departamento Comercial de Licitagdes

Curitiba - Pr « Cep: 82115-230

Sollievo Assessoria e Consultoria em
Seguros
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